1/6/22, 14:52 Correo: Edgar Hernan Rodriguez Ariza - Outlook

RV: SIED 1-2022-040492 EXP 11553 REVISION PROYECTO DE DECRETO BECA LUIS
ANTONIO ROBLES

Amparo Carolina Alejandra Narvaez Giraldo <anarvaez@mineducacion.gov.co>

Mar 31/05/2022 4:12 PM

Para: Camilo Andres Bustos Parra <cbustos@mineducacion.gov.co>;Alejandro Figueroa Luna
<alfigueroal@mineducacion.gov.co>;Edgar Hernan Rodriguez Ariza <ERodriguez@mineducacion.gov.co>

CC: Ana Lucia Gutierrez <agutierrez@mineducacion.gov.co>;Leslie Mayerly Rodriguez Munoz
<Imrodriguez@mineducacion.gov.co>

Estimados Buenas Tardes,

Reenvio concepto emitido por el MHCP relacionado con el proyecto de Decreto “Por medio del cual del
cual se adiciona la Seccion 5 al Capitulo 4, Titulo 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015” Beca
Luis Antonio Robles.

Atentamente,

CAROLINA NARVAEZ GIRALDO
Contratista OAJ

De: Luis Gustavo Fierro Maya <Ifierro@mineducacion.gov.co>

Enviado: martes, 31 de mayo de 2022 14:32

Para: Amparo Carolina Alejandra Narvaez Giraldo <anarvaez@mineducacion.gov.co>; Ana Lucia Gutierrez
<agutierrez@mineducacion.gov.co>

Asunto: RV: SIED 1-2022-040492 EXP 11553 REVISION PROYECTO DE DECRETO BECA LUIS ANTONIO ROBLES

Para tramite

De: Astrid Consuelo Salcedo Saavedra <Astrid.Salcedo@minhacienda.gov.co>

Enviado el: martes, 31 de mayo de 2022 1:22 p. m.

Para: Luis Gustavo Fierro Maya <Ifierro@mineducacion.gov.co>

CC: Jose Alejandro Rico Olaya <alejandro.rico@minhacienda.gov.co>

Asunto: [!] RV: SIED 1-2022-040492 EXP 11553 REVISION PROYECTO DE DECRETO BECA LUIS ANTONIO ROBLES

Este mensaje proviene de una cuenta externa al Ministerio de Educacién Nacional. Recuerda revisar el remitente y evita abrir
los enlaces que contiene el correo si no conoces a la persona que te lo ha enviado.

Buenas Tardes. De manera atenta, remitimos el concepto de la Direccion General de Presupuesto
Publico Nacional en relacidn con el proyecto de decreto Becas Luis Antonio Robles.

cordial saludo,
Astrid Salcedo y Alejandro Rico

De: Claudia Patricia Navas Diaz <Claudia.Navas@minhacienda.gov.co>

Enviado: viernes, 27 de mayo de 2022 2:34 p. m.

Para: Astrid Consuelo Salcedo Saavedra <Astrid.Salcedo@minhacienda.gov.co>

Cc: Claudia Marcela Numa Paez <Claudia.Numa@minhacienda.gov.co>; Liliana Maria Rodriguez Casas
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<liliana.rodriguez@minhacienda.gov.co>; Jaime Romero Mayor <Jaime.Romero@minhacienda.gov.co>
Asunto: RV: SIED 1-2022-040492 EXP 11553 REVISION PROYECTO DE DECRETO BECA LUIS ANTONIO ROBLES

Buenas tardes estimada Astrid,

De manera atenta, me refiero al proyecto de Decreto “Por medio del cual del cual se adiciona la Seccion 5 al
Capitulo 4, Titulo 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015” remitido a esta Direccién via correo electronico
del 25 de mayo de 2022, mediante el cual solicita comentarios.

Al respecto, me permito hacer las siguientes precisiones:

El presente proyecto de Decreto tiene como objeto reglamentar el programa de becas “Luis Antonio Robles”
autorizada por el articulo 4 de la Ley 570 de 2000 “Por medio de la cual se honra la memoria de un ilustre

colombiano11) y se definen las condiciones para el otorgamiento anual de cinco (5)_becas - créditos condonables

para el acceso y permanencia en programas de pregrado en el pais a los bachilleres oriundos del Departamento de
La Guajira (articulo 1).

El mismo articulo 1 del PD, que adiciona el articulo 2.5.3.4.5.5. al Decreto 1075 de 2015, dispone la cobertura de
las becas — créditos condonables, para quedar en los siguientes términos:

“Articulo 2.5.3.4.5.5. Cobertura de las becas - créditos condonables. Las becas - créditos condonables “Luis
Antonio Robles” se otorgaran para apoyar el acceso, permanencia y graduacion en programas de pregrado,
y cubriran los siguientes rubros:

1. 100% del costo de la matricula de cada periodo académico, segun la duracién del programa
registrado en el Sistema Nacional de Informacion de la Educacion Superior -SNIES, en una Institucién
de Educacién Superior publica o privada reconocida por el Ministerio de Educacion Nacional.

1. Cuatro (4)_salarios minimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para cubrir gastos de
sostenimiento por cada periodo académico, segun la duracion del programa registrado en el
Sistema Nacional de Informacién de la Educacion Superior -SNIES.

1. 100% del costo de los derechos de grado que cobre la Institucion de Educacion Superior por una
unica vez.

1.  El valor de la prima de garantia para amparar los riesgos en caso de muerte, invalidez fisica o
mental, parcial, total o permanente del beneficiario.

Paragrafo 1. El beneficiario debera asumir los gastos correspondientes a los derechos pecuniarios no
sefialados en el presente articulo.

Paragrafo 2. En los casos que los beneficiarios de las becas — créditos condonables “Luis Antonio
Robles” también lo sean de la Politica de Gratuidad en la Matricula de que trata el Decreto 1667 de
2021 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, el costo de matricula se cubrira con
cargo a los recursos de dicha Politica,_y el apoyo de sostenimiento y los derechos de grado se
cubriran con cargo a los recursos de las becas - créditos condonables “Luis Antonio Robles” en los
periodos académicos correspondientes.” (Subrayado y resaltado fuera del texto).

De acuerdo con lo anterior y con la memoria justificativa del PD, el costo anual de las 5 becas - créditos
condonables, incluyendo el 100% de la matricula semestral, los cuatro (4) salarios minimos legales vigentes (SMLV)
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para cubrir los gastos de sostenimiento de los beneficiarios, el valor de la prima de garantia, y los derechos de
grado anualizados, equivalen en promedio a $165.545.547 (a precios de 2022) anuales.

Es de resaltar el paragrafo 2 (ibidem), en caso que los 5 beneficiarios se vinculen a un programa de pregrado en
una Institucion de Educacion Superior Publica y sean beneficiarios a su vez de la politica de estado de gratuidad en
la matricula, el costo sera cubierto contra esa Politica, generando que el impacto anual del PD sea equivalente a
solo el otorgamiento del subsidio de sostenimiento, prima de seguro y derechos de grado, equivalente en promedio
a $33.338.291 anuales.

En este punto, es de precisar lo que se dispone en el articulo 2.5.3.4.5.8. adicionado por el PD:
“Articulo 2.5.3.4.5.8. Transferencia de los recursos. El Ministerio de Educacién Nacional, mediante acto

administrativo,_transferira al ICETEX los recursos necesarios para el financiamiento de las becas -
créditos condonables “Luis Antonio Robles”, en cada vigencia.

Paragrafo. EI ICETEX sera el responsable de administrar los recursos, realizar los desembolsos por
concepto _de matricula y derechos de grado a las Instituciones de Educacion Superior y por
concepto de apoyo para gastos de sostenimiento a los beneficiarios.”

Es decir, los recursos para la financiacion de las cinco (5) becas- créditos condonables provendran del Ministerio de
Educacion Nacional y se dispondran a través del ICETEX, cuya entidad sera la responsable de administrar y
disponer los recursos al beneficiario, en virtud del articulo 114 de la Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza el

servicio publico de la educacion superior™l/, y demas normatividad aplicable.

Al respecto es pertinente indicar que en las leyes del Presupuesto General de la Nacion de las respectivas
vigencias fiscales se asignan partidas presupuestales en forma global a cada seccion presupuestal que hace parte
del Presupuesto General de la Nacion (PGN) con el objeto de atender los gastos que le demanda la constitucién
politica, la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las prioridades del Gobierno Nacional emanadas del Plan Nacional de
Desarrollo y las prioridades sectoriales en materia de gasto, las cuales deben estar acordes con el Marco Fiscal de

Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)[3]/.

Para la vigencia 2022, se expidio la Ley 2159 de 202114) y el Decreto 1793 de 20218/ con los cuales se apropiaron
recursos en forma global en cabeza de la seccién “2201-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION
GENERAL" y través del proyecto del Presupuesto de Gastos de Inversion “C-2202-0700-47 APOYO PARA
FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACION SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA
DEMANDA EN COLOMBIA  NACIONAL’ por valor de $2.870.510.195.341 financiados con aportes de la Nacion,
para la atencion de los planes y programas sobre financiacion a la demanda en la Educacion Superior Publica a
través del ICETEX: Programas de Gobierno como Generacion E y/o ser pilo paga, Politica de estado de gratuidad
en la matricula, efc.

En definitiva, corresponde al Ministerio de Educacion Nacional, en virtud de su autonomia administrativa y
presupuestal que le otorga el art. 110 del Estatuto Organo de Presupuesto (Decreto 111 de 1996), priorizar sus
gastos conforme al MFMP y el MGMP, y ejecutarlos de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, entre
ella la atencion de lo dispuesto por la Ley 570 de 2000, y el presente proyecto de decreto reglamentario.

Cordial saludo,

Claudia Patricia Navas Diaz

Coordinadora Grupo de Asuntos Juridicos

Direccién General del Presupuesto Publico Nacional
Claudia.Navas@minhacienda.gov.co
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Carrera 8 No. 6 C 38 - Codigo Postal 111711
Conmutador (57 1) 381 1700 Extension: 2709
Bogota D.C. Colombia

De: Astrid Consuelo Salcedo Saavedra <Astrid.Salcedo@minhacienda.gov.co>

Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2022 4:44 p. m.

Para: Claudia Patricia Navas Diaz <Claudia.Navas@minhacienda.gov.co>; Claudia Marcela Numa Paez
<Claudia.Numa@minhacienda.gov.co>

CC: Jose Alejandro Rico Olaya <alejandro.rico@minhacienda.gov.co>

Asunto: RV: SIED 1-2022-040492 EXP 11553 REVISION PROYECTO DE DECRETO BECA LUIS ANTONIO ROBLES

Buenas tardes. De manera atenta, remito para su revisién y concepto proyecto de decreto.

Quedamos atentos a su observaciones.
As

De: Maria Dolly Bahos Clavijo <maria.bahos@minhacienda.gov.co>

Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2022 2:35 p. m.

Para: Astrid Consuelo Salcedo Saavedra <Astrid.Salcedo@minhacienda.gov.co>; Jose Alejandro Rico Olaya
<alejandro.rico@minhacienda.gov.co>

CC: Sheila Milena Montoya Mora <sheila.montoya@minhacienda.gov.co>

Asunto: RV: SIED 1-2022-040492 EXP 11553 REVISION PROYECTO DE DECRETO BECA LUIS ANTONIO ROBLES

Buenas tardes
De manera atenta fue asignado el SIED 1-2022-040492 EXP 11553

Atentamente

De: Sheila Milena Montoya Mora <sheila.montoya@minhacienda.gov.co>
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2022 12:03 p. m.

Para: Maria Dolly Bahos Clavijo <maria.bahos@minhacienda.gov.co>

CC: Angela Patricia Parra Carrascal <Angela.Parra@minhacienda.gov.co>
Asunto: RV: REVISION PROYECTO DE DECRETO BECA LUIS ANTONIO ROBLES

Dollicita asignar este Decreto a Astrid y Alejo. Inicialmente viene para observaciones antes de publicacion.
Gracias,

Sheila M

De: Juanita Castro Romero <juanita.castro@minhacienda.gov.co>

Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2022 12:01 p. m.

Para: Angela Patricia Parra Carrascal <Angela.Parra@minhacienda.gov.co>
CC: Sheila Milena Montoya Mora <sheila.montoya@minhacienda.gov.co>
Asunto: RV: REVISION PROYECTO DE DECRETO BECA LUIS ANTONIO ROBLES

Apreciada Dra. Angela,
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De manera atenta, remito por competencia este tema.

Un especial saludo,

De: Luis Gustavo Fierro Maya <Ifierro@mineducacion.gov.co>

Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2022 11:46 a. m.

Para: Ana Lucy Castro Castro <alcastro@icetex.gov.co>; Ana Maria Cristina De la Cuadra Pigault de Beaupre
<adelacuadra@icfes.gov.co>; Juanita Castro Romero <juanita.castro@minhacienda.gov.co>

CC: Camilo Andres Bustos Parra <cbustos@mineducacion.gov.co>; Edgar Hernan Rodriguez Ariza
<ERodriguez@mineducacion.gov.co>; Amparo Carolina Alejandra Narvaez Giraldo
<anarvaez@mineducacion.gov.co>; Ana Lucia Gutierrez <agutierrez@mineducacion.gov.co>

Asunto: REVISION PROYECTO DE DECRETO BECA LUIS ANTONIO ROBLES

Aviso de seguridad: La herramienta de proteccion de correo detecta contenido potencialmente malintencionado y elimina
este contenido de los archivos adjuntos del mensaje.

Si considera que los archivos adjuntos originales son realmente necesarios haga click en el link aqui y escriba la debida
justificacion.

Si tiene algun inconveniente envie una solicitud al Centro de Servicios Tecnologicos *911

Respetadas Doctoras Ana Lucy, Ana Maria Cristina y Juanita Castro reciban un atento y cordial saludo.
Con el comedimiento que me es usual, remito para revision el proyecto de Decreto “Por medio del cual
se adiciona la Seccion 5 al Capitulo 4, Titulo 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015”
(Otorgamiento de la beca Luis Antonio Robles) al igual que su Memoria Justificativa, con el propésito de
recibir sus observaciones, ajustes y/o cometarios que consideren procedentes y de esta forma avanzar
en el tramite de publicacién del proyecto normativo para observaciones de la ciudadania.

Para el efecto, anexo los siguientes documentos:

1.Proyecto de Decreto.
2.Memoria Justificativa.

Agradezco remitir sus observaciones, de ser posible el préximo jueves 2 de junio de 2022.

Atentamente,

La educacion ' winaducacion

es de todos

LUIS GUSTAVO FIERRO MAYA

Jefe Oficina Asesora Juridica

Ministerio de Educacion Nacional
[fierro@mineducacion.gov.co

(57-1) 2222800 Ext. 1209

Calle 43 No. 57 — 14, Centro Administrativo Nacional — CAN
www.mineducacion.gov.co
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CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del
destinatario. Esta comunicacién puede contener informacién protegida por derechos de autor. Si usted ha
recibido este mensaje por error, equivocacidon u omisién queda estrictamente prohibida la utilizacién, copia,
reimpresion y/o reenvio del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el
mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their
addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this
message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message
becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the
original message and all of its attachments. Thank you.

Juanita Castro Romero

Jefe De Oficina Asesora-1045-16

Oficina Asesora De Juridica
juanita.castro@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6 C 38 - Codigo Postal 111711
Conmutador (57) 601 3811700 Extension: 4309
Bogota D.C. Colombia

www.minhacienda.gov.co @MinHacienda

Imprimir este correo no da un valor probatorio por ser una copia, el original por favor consérvelo dentro
del outlook o pc y absténgase de imprimir. Evitemos desperdicio de espacio, tiempo y papel.

Sheila Milena Montoya Mora

Asesor

Secretaria General
sheila.montoya@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6 C 38 - Codigo Postal 111711
Conmutador (57) 601 3811700 Extension: 3356
Bogota D.C. Colombia

www.minhacienda.gov.co @MinHacienda
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Imprimir este correo no da un valor probatorio por ser una copia, el original por favor consérvelo dentro
del outlook o pc y absténgase de imprimir. Evitemos desperdicio de espacio, tiempo y papel.

Maria Dolly Bahos Clavijo

Secret.Ejec.Del Desp.Del Ministro

Secretaria General
maria.bahos@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6 C 38 - Codigo Postal 111711
Conmutador (57) 601 3811700 Extension; 2397
Bogota D.C. Colombia

www.minhacienda.gov.co @MinHacienda

Imprimir este correo no da un valor probatorio por ser una copia, el original por favor consérvelo dentro
del outlook o pc y absténgase de imprimir. Evitemos desperdicio de espacio, tiempo y papel.

Astrid Consuelo Salcedo Saavedra

Asesor

Despacho Del Ministro De Hacienda Y Crédito Publico
Astrid.Salcedo@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6 C 38 - Cddigo Postal 111711
Conmutador (57) 601 3811700 Extension: 2332
Bogota D.C. Colombia

www.minhacienda.gov.co [@MinHacienda

Imprimir este correo no da un valor probatorio por ser una copia, el original por favor consérvelo dentro
del outlook o pc y absténgase de imprimir. Evitemos desperdicio de espacio, tiempo y papel.

[1]/ “Articulo 4°. Autoricese al Gobierno Nacional para que se creen cinco becas en su honor que cubran los gastos de educacion superior. Las mismas
seran reglamentadas por el ICETEX, para que sean otorgadas por méritos bachilleres oriundos de la Guajira, de las cuales, tres seran departamentales, y
dos especialmente asignadas a estudiantes de camarones.”

[2]/ “ARTICULO 114. Modificado por el art. 2, Ley 1012 de 2005. El nuevo texto es el siguiente: Modificado por el art. 27, Ley 1450 de 2011. Los recursos
fiscales de la Nacion destinados a becas 0 a créditos educativos universitarios en Colombia, deberan ser girados exclusivamente al Instituto Colombiano
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, y a él corresponde su administracion.”
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[:-3]/ El Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) contiene los techos indicativos por sectores de gasto de funcionamiento e inversion, elaborados con
base en las estimaciones del resultado fiscal a los que deben sujetarse todas las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nacion (PGN).
Estos sirven de referente para el proceso de programacion presupuestal en la medida en que no se den cambios de politica fiscal o sectorial, ni se
generen cambios en la coyuntura econdémica o ajustes de tipo técnico que alteren los pardmetros de célculo relevantes, por lo cual los sectores al
momento de determinar nuevos requerimientos de gasto deberan tener en cuenta los techos previstos en el MGMP vigente.

[4]/ “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre
de 2022".

[5]/ “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nacion para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los
gastos.”

Claudia Patricia Navas Diaz

Asesor

Grupo De Asuntos Juridicos
Claudia.Navas@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6 C 38 - Cddigo Postal 111711
Conmutador (57) 601 3811700 Extension: 2709
Bogota D.C. Colombia

www.minhacienda.gov.co | l@MinHacienda

Imprimir este correo no da un valor probatorio por ser una copia, el original por favor consérvelo dentro
del outlook o pc y absténgase de imprimir. Evitemos desperdicio de espacio, tiempo y papel.

Astrid Consuelo Salcedo Saavedra

Asesor

Despacho Del Ministro De Hacienda Y Crédito Publico
Astrid.Salcedo@minhacienda.gov.co

Carrera 8 No. 6 C 38 - Cddigo Postal 111711
Conmutador (57) 601 3811700 Extension: 2332
Bogota D.C. Colombia
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Imprimir este correo no da un valor probatorio por ser una copia, el original por favor consérvelo dentro
del outlook o pc y absténgase de imprimir. Evitemos desperdicio de espacio, tiempo y papel.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAMKAGQOODUyZWEyLWISZmEtNGU4Ni1iYThiLTKOODg3ODViZWI1NgBGAAAAAAC4HIi%2FXnkETLhF119...  9/9


https://twitter.com/intent/follow?%3cbr%3e%3c/span%3eoriginal_referer=&screen_name=MinHacienda&source=followbutton&variant=2.0

